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La Direzione Generale Milano, 17 luglio 2017
Dott. A. Giuffre Editore S.p.A.
via Busto Arsizio, 40

20151 Milano

tel. 02 38 089.1

fax 02 38089454

Il sottoscritto Antonio Giuffré, nato a Milano
rappresentante della Dott. A. Giuffré Editore S. p.

DICHI

clusivamente daila Dott. A. Giuffré

che il software Cliens Redigo viene prodotto—e
nzie Giuffré Editore presenti su tutto il

Editore S.p.A. e distribuito dalla rete di
territorio nazionale.

In fede @
Dott. &Q&%’ Editore S.p.A.

Ing. Antonie Gluffre’
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DI LIETO SAS di Di Lieto Domenico
Dott. A. Giuffré Editore S.p.A. - Agenzia per Cosenza e Provincia
Sede e deposito Via C. Mortati, 11 - 87100 Cosenza -
Telefono e Fax 098433920 Cellulare 337875622
P. iva 03234470783
ey, PRSIV NUE s
Cliente
Nome AZIENSA OSPEDALIERA % 28/06/2017
Indirizzo o
C.A.P. 87100 Citta COSENZA @
C.A Prov. CS
V/s Riferimer AVV. GIUSEPPINA MALETTA Q\
QUANTITA Descrizione \ PREZZO
1 CLIENS REDIGO TRIENNALE @ € 360,00
1 INTERVENTO TECNICO (ASSISTENZA triennale) € 500,00
&

NS
&
Firmato 'tﬁh@\te da

DOM DI LIETO
C O DOMENICO
NOTE
Il presente preventivo ha validita 60gg dalla data di emissione. Imponibile € 860,00
Modalita di pagamento: A RICEVI NT% ATTURA iva 22% € 189,20
Totale € 1.049,20

Tempi di consegna o attivazigre:RQ gg dalla conferma. (S.E.&0.)




Maria Elena Cavaliere

Da: direzione.generale@aocs.it

Inviato: giovedi 29 giugno 2017 16:18

A: me.cavaliere@aocs.it

Oggetto: I POSTA CERTIFICATA: Preventivo rinnovo "Redigo" triennale
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (125 KB); smime.p7s

Per conto del Direttore Generale, si inoltra la richiesta dell'Avv.Maletta e si autorizza il rinnovo triennale, assistenza
inclusa, del software telematico "Cliens Redigo".
Distinti saluti

La Segreteria
Direzione Generale
Via S. Martino

tel: 0984/681992 - fax:0984/681965 @

A: direzione.generale@aocs.it

Da: "Per conto di: gmaletta.aocs@pec.qgiuffre.it" posta-certificata@pec.aruba.it Q\
Ce:

Data: Wed, 28 Jun 2017 12:48:16 +0200 &

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Praeventivo rinnovo "Redigo” triennale \

Messaggio di posta certificata @

[l giorno 28/06/2017 alle ore 12:48:16 (+0200) il mio
"Preventivo rinnovo "Redigo" triennale" & stato invia "qmaletta.aocs@pec.qiuffre.it"

indirizzato a:
direzione.generale@aocs.it @
[ messaggio originale € incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec285.20170628324816.05067.09.1.69@pec.aruba.it
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Maria Elena Cavaliere

Da: gmaletta.aocs <gmaletta.aocs@pec.giuffre.it>
Inviato: mercoledi 28 giugno 2017 12:48

A: direzione.generale@aocs.it

Oggetto: Preventivo rinnovo "Redigo” triennale
Allegati: OACS_MALETTA-signed.pdf

Priorita: Alta

Si trasmette copia del preventivo per rinnovo triennale del software telematico "Cliens Redigo" della Giuffré Editore
s.p.a., in dotazione dello scrivente ufficio ed in scadenza tra 24 giorni, affinché la S.V. auterizzi i competenti Uffici
Aziendali al rinnovo nel pill breve tempo possibile, di tale fornitura, evidenziando che tratt iprogramma di
redazione degli atti telematici per I'invio, in ottemperanza a norme di legge, presso gli UffichGiydiziari sia in sede civile
che in sede amministrativa, degli atti di causa telematici e che I'acquisto della forniturg di.talg software venne curata,
a suo tempo, dalla UOC Gestione Infrastrutture e Patrimonio tramite il CED aziendal@ta determinazione n.438
del 30.06.2014.

Distinti saluti 5 @

Da: "Per conto di: domenicodilieto@pec.qgiuffre.it" posta-certificata@pec.aruba.it @

A: gmaletta.aocs@pec.qgiuffre.it
Cc: < \

Data: Wed, 28 Jun 2017 11:28:59 +0200 &

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: preventivo redigo triennale
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