Da: Simone Aquilanti [mailto:simone.aquilanti@sanita.marche.it]

Inviato: martedi 5 gennaio 2016 15:40

A: CONVENZIONE ASUR; Paolo Mascino; Stefania Fiori

Cc: Bianca Maria Mercuri; lucia.cancellieri@sanita.marche.it

Oggetto: richiesta chiarimenti su polizza "RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE DEL PERSONALE SANITARIO" -
variazione delle modalita di gestione ed adesione

Priorita: Alta

Alla AON spa di Ancona

Con riferimento all’'oggetto si chiede se —per i soggetti gia assicurati alla data del 31.12.2015 che NON
intendano rinnovare la polizza- occorra (o occorresse), a tale fine, la formalizzazione di un recesso scritto
con preavviso ovvero sia sufficiente allo scopo il mancato pagamento del premio entro il mese di febbraio
2016.

Si chiede altresi di confermare che —per i soggetti gia assicurati alla data del 31.12.2015 che INVECE
intendano rinnovare la polizza- sia sufficiente in tal senso il pagamento del premio entro febbraio 2016
senza ulteriori formalita.

Per 'importanza di massima della questione si richiede ogni cortese tempestivita e precisione nel riscontro.
Cordiali saluti.

ASUR Marche

Area Vasta n.4 di Fermo

Dirigente della Segreteria Simone Aquilanti
tel.0734625 2040-2056

Da: Paolo Mascino [mailto:paolo.mascino@aon.it]

Inviato: martedi 5 gennaio 2016 16:02

A: Simone Aquilanti; CONVENZIONE ASUR; Stefania Fiori

Cc: Bianca Maria Mercuri; lucia.cancellieri@sanita.marche.it

Oggetto: R: richiesta chiarimenti su polizza "RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE DEL PERSONALE SANITARIO"
- variazione delle modalita di gestione ed adesione

Buonasera dr. Aquilanti,

I'unica variazione rispetto alla polizza in corso riguarda la modalita di pagamento, restano quindi valide
tutte le condizioni tra cui il tacito rinnovo in mancanza di disdetta inviata 30 giorni prima della scadenza.
Per pronto riferimento le allego una copia della polizza dove il rinnovo automatico & disciplinato all’articolo
13.

Per lo stesso motivo per il rinnovo della polizza non e richiesta altra formalita che il pagamento della
stessa. Stante la novita riguardante il pagamento I'assicuratore ha concesso 60 gg come termine di mora
per provvedere allo stesso.

Restando a disposizione invio cordiali saluti

Paolo Mascino | Division Director

Aon S.p.A. | Affinity

Via Girombelli 6 | 60131 Ancona

T.+39 0719941916 | Mob. +39 392 9255328

paolo.mascino@aon.it

www.aon.it
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